
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 0/0
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 481 - YMY RP I 0 / 0 6 9 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 7.00 11.00 4.25 134.148 146.267 144.017
2 543 - R ERDOĞ N 0 / 0 11 26 4.50 10 15 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 41.00 10.75 137.667 151.617 171.480
3 621 - SOYÇİÇEK 0 / 0 10 12 7.00 10 13 6.75 1 4 0.00 0 0 0.00 21.00 29.00 13.75 132.000 152.733 173.612
4 555 - A KESKİN 0 / 0 21 6 19.50 27 6 25.50 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 12.00 45.00 162.333 221.067 297.877
5 0 - SEMA SAKALLI 0 / 0 23 4 22.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 27.00 5.00 25.75 143.250 209.883 198.633

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 11.35 7.70 0.90 -0.05 19.90 141.880 176.313 197.124 5

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 0/B
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 558 - FA BAYRAKTAR 0 / B 17 7 15.25 18 10 15.50 1 5 -0.25 0 0 0.00 36.00 22.00 30.50 132.583 179.183 226.910
Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560

İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319
İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184

Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 15.25 15.50 -0.25 0.00 30.50 132.583 179.183 226.910 1

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/0
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 722 - ULC 12 / 0 26 7 24.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 26.00 8.00 24.00 128.917 201.950 202.700
2 737 - MU İ AYDIN 12 / 0 17 9 14.75 8 8 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 17.00 20.75 131.000 175.867 193.321
3 542 - E VA SAKIZ 12 / 0 12 13 8.75 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 17.00 8.75 125.667 151.217 151.217

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 15.92 2.00 -0.08 0.00 17.83 128.528 176.345 182.413 3

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/A
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 512 - E İR A HENDEN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 3 2 2.50 3.00 3.00 2.25 123.279 115.917 116.667
2 506 - NAZ SOYDOĞAN 12 / A 10 5 8.75 9 1 8.75 0 1 -0.25 2 3 1.25 21.00 10.00 18.50 138.763 161.267 189.335
3 499 - ŞEYMA R YILDIRIM 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0.00 1.00 -0.25 134.564 135.333 135.333
4 715 - HÜSEYİ MAVİ 12 / A 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 3 6 1.50 6.00 7.00 4.25 138.701 134.250 132.000
5 719 - KERİM MÜZENNET 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 5 12 2.00 6.00 14.00 2.50 126.771 121.167 119.667
6 501 - F DA İÇEK 12 / A 7 2 6.50 5 2 4.50 0 1 -0.25 6 8 4.00 18.00 13.00 14.75 152.777 160.067 175.074
7 720 - S M DURAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 2 2.50 3.00 2.00 2.50 143.473 136.000 136.000
8 477 - FATİ KIRIM 12 / A 3 7 1.25 3 1 2.75 5 3 4.25 3 8 1.00 14.00 19.00 9.25 128.160 129.133 124.474
9 716 - YASEM BABAHASAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 -1.00 3 7 1.25 3.00 11.00 0.25 132.458 128.667 131.667

10 502 - YÜSRA DURDU 12 / A 2 1 1.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 2.00 3.00 1.25 135.481 141.300 142.050
11 467 - AYÇA 12 / A 3 5 1.75 2 3 1.25 0 1 -0.25 1 5 -0.25 6.00 14.00 2.50 121.591 127.500 132.000
12 514 - SEFA ULCA 12 / A 3 5 1.75 6 0 6.00 1 2 0.50 0 0 0.00 10.00 7.00 8.25 133.500 138.367 155.352
13 519 - HAFSANUR EDİN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 1.00 3.00 0.25 131.102 130.333 130.333
14 485 - ALTAN YILDIZ 12 / A 1 4 0.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 2.00 7.00 0.25 108.917 108.883 111.088
15 515 - NURAN ŞAHİN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 3 7 1.25 3.00 9.00 0.75 123.405 119.833 121.333
16 483 - HAŞ M YAŞ KEF 12 / A 12 16 8.00 8 13 4.75 0 3 -0.75 1 12 -2.00 21.00 44.00 10.00 111.871 141.833 158.811
17 367 - ESRA ALEMDAR 12 / A 1 0 1.00 2 0 2.00 0 3 -0.75 2 3 1.25 5.00 6.00 3.50 133.431 132.750 141.667
18 48 - ERDEM GÜNER 12 / A 0 0 0.00 1 0 1.00 0 3 -0.75 1 2 0.50 2.00 5.00 0.75 131.343 129.750 135.333
19 631 - SILA GÜNER 12 / A 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 3 8 1.00 3.00 10.00 0.50 124.327 120.500 121.250
20 494 - SEHER AYDIN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 0.25 2.00 7.00 0.25 131.769 131.000 131.000
21 497 - E A R KARAHASAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0.00 1.00 -0.25 136.564 137.333 137.333
22 672 - NESR N CENGİZ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 -0.25 0 0 0.00 1.00 5.00 -0.25 140.583 140.583 141.333
23 516 - GAMZE SEDEF 12 / A 6 15 2.25 2 4 1.00 0 0 0.00 6 9 3.75 14.00 28.00 7.00 122.652 118.383 121.186

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 1.42 1.46 0.05 0.92 3.86 130.673 132.180 136.534 23

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/B
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 728 - ELANUR BAKİ 12 / B 17 4 16.00 14 5 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 9.00 28.75 155.333 203.383 242.914
2 628 - ALEY A ŞAHİN 12 / B 11 9 8.75 10 12 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 21.00 15.75 145.667 172.917 194.515
3 579 - MERTALİ ŞAHN 12 / B 14 14 10.50 16 6 14.50 1 0 1.00 0 0 0.00 31.00 20.00 26.00 139.333 170.583 211.583
4 592 - 12 / B 12 7 10.25 12 12 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 19.00 19.25 132.000 163.183 190.198
5 643 - ESRA ÇELİK 12 / B 22 7 20.25 5 6 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 28.00 13.00 24.75 148.333 208.967 216.217
6 524 - ÜNAL BERAT BIYIK 12 / B 15 7 13.25 1 0 1.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 16.00 8.00 14.00 140.250 180.150 183.809
7 652 - RAMAZA GÜRAN 12 / B 15 8 13.00 19 6 17.50 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 14.00 30.50 142.667 182.150 235.059
8 547 - DUYGU ÇÖP 12 / B 12 8 10.00 13 9 10.75 2 3 1.25 0 2 -0.50 27.00 22.00 21.50 128.212 159.067 189.256
9 566 - ENES TA A EKREM 12 / B 15 10 12.50 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 23.00 26.25 131.667 168.800 210.096

10 588 - CAN EREN 12 / B 13 4 12.00 16 5 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 9.00 26.75 148.000 184.833 229.379
11 726 - ALEYNA YAMAN 12 / B 20 6 18.50 17 6 15.50 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 12.00 34.00 158.667 214.483 261.264
12 527 - FAT HOCAOĞLU 12 / B 16 9 13.75 5 3 4.25 2 1 1.75 0 0 0.00 23.00 13.00 19.75 138.917 180.583 188.932
13 603 - TUĞÇE PARSAK 12 / B 17 9 14.75 12 8 10.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 29.00 19.00 24.25 135.833 180.050 211.429
14 544 - C Y 12 / B 15 10 12.50 14 19 9.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 29.00 30.00 21.50 130.917 167.933 197.214
15 538 - NURSİMA DEMİRTAŞ 12 / B 12 9 9.75 15 10 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 19.00 22.25 125.000 154.633 192.285
16 593 - EMİNE ÇİL 12 / B 20 6 18.50 15 8 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 14.00 31.50 141.000 196.600 235.373
17 600 - BAHADIR GENÇBAY 12 / B 19 11 16.25 14 14 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 25.00 26.75 150.333 199.150 231.491
18 602 - BAHTINUA TETİK 12 / B 19 9 16.75 17 7 15.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 36.00 17.00 31.75 139.250 189.817 235.408
19 583 - İ EM DİN 12 / B 21 5 19.75 6 2 5.50 1 2 0.50 0 0 0.00 28.00 9.00 25.75 162.167 221.550 236.232
20 0 - AHMET BERK AŞIK 12 / B 13 6 11.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 13.00 7.00 11.25 133.917 169.500 170.250
21 554 - GİZEM POLAT 12 / B 13 14 9.50 10 9 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 23.00 17.25 142.333 170.417 194.462
22 639 - GÜLŞEN ASLANBAY 12 / B 18 10 15.50 2 2 1.50 5 4 4.00 3 0 3.00 28.00 16.00 24.00 145.011 182.967 175.755
23 553 - YUSU ONUŞ 12 / B 15 5 13.75 7 1 6.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 22.00 7.00 20.25 131.250 172.550 193.785
24 551 - HİLAL TİRYAKİ 12 / B 22 17 17.75 4 1 3.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 26.00 20.00 21.00 146.833 200.250 214.250
25 549 - OZAN KARAMAN 12 / B 13 16 9.00 14 16 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 32.00 19.00 134.000 161.150 191.726

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 13.76 9.20 0.29 0.10 23.35 141.076 182.227 209.315 25

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/C
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 612 - MU A A KARAKAŞ 12 / C 18 11 15.25 16 13 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 24.00 28.00 132.000 177.567 215.908
2 622 - MEHMET EKREM 12 / C 3 18 -1.50 9 16 5.00 2 2 1.50 0 0 0.00 14.00 36.00 5.00 129.167 124.717 136.467
3 582 - HELİN ZELA EREN 12 / C 16 11 13.25 9 4 8.00 1 3 0.25 0 0 0.00 26.00 18.00 21.50 143.417 183.267 207.471
4 613 - İLKER AKDOĞAN 12 / C 7 12 4.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 9.00 13.00 5.75 129.583 141.183 135.933
5 532 - ÜRKE ALTINOK 12 / C 13 9 10.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 14.00 9.00 11.75 141.000 174.267 171.267
6 0 - SUALP TURAPSARIBAŞ 12 / C 8 9 5.75 14 12 11.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 22.00 22.00 16.50 131.250 148.667 183.053
7 635 - YUNUS YAŞAR 12 / C 16 13 12.75 8 6 6.50 2 0 2.00 0 0 0.00 26.00 19.00 21.25 141.333 180.350 193.259
8 617 - E BEKTAŞ 12 / C 8 23 2.25 6 21 0.75 3 3 2.25 0 0 0.00 17.00 47.00 5.25 131.083 136.983 132.385
9 550 - S LKÖRO LU 12 / C 12 8 10.00 6 10 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 19.00 18.00 14.50 135.000 165.533 173.102

10 638 - ZÜBEYD MANKAN 12 / C 9 3 8.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 10.00 7.00 8.25 121.167 145.700 149.056
11 535 - YAĞMUR BIYIK 12 / C 11 9 8.75 9 7 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 16.00 16.00 137.000 163.617 186.473
12 536 - FURKAN ÇAKIRCI 12 / C 25 11 22.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 12.00 22.00 131.667 199.400 198.673
13 559 - YILDIRAY YILMAZ 12 / C 17 7 15.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 17.00 8.00 15.00 142.250 189.233 189.983
14 363 - HİDAYET A 12 / C 12 10 9.50 5 8 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 18.00 12.50 122.000 151.283 160.905
15 724 - AHA İBİŞ 12 / C 19 12 16.00 17 13 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 25.00 29.75 150.333 198.650 240.097
16 552 - BEYZANUR ÇALIŞKAN 12 / C 11 10 8.50 11 9 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 19.00 17.25 138.000 163.167 190.394
17 540 - SÜMEYYE BAYTAR 12 / C 14 20 9.00 9 7 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 27.00 16.25 132.333 160.567 182.824
18 591 - CAN EROLL 12 / C 15 8 13.00 13 9 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 136.000 174.350 207.486
19 525 - KÜRŞAT ALTIN 12 / C 11 13 7.75 11 14 7.50 1 0 1.00 0 0 0.00 23.00 27.00 16.25 127.333 149.783 169.510
20 1010 - A E KISIR 12 / C 15 5 13.75 25 10 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 15.00 36.25 137.667 179.067 247.006
21 604 - ZEYNEP AKYILDIZ 12 / C 13 20 8.00 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 21.00 9.75 133.000 157.200 156.382
22 539 - SAFİYE İMAMOĞLU 12 / C 22 6 20.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 23.00 7.00 21.25 152.917 214.567 212.317
23 651 - KAAN UĞUR 12 / C 12 9 9.75 15 12 12.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 27.00 22.00 21.50 118.583 148.767 186.479
24 526 - İS ET CA ASLAN 12 / C 10 10 7.50 14 11 11.25 1 0 1.00 0 0 0.00 25.00 21.00 19.75 128.333 151.950 183.185
25 634 - ELENAY BAĞIRKAN 12 / C 14 7 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 7.00 12.25 132.000 167.850 167.850
26 595 - EDA AKAR 12 / C 14 21 8.75 14 18 9.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 29.00 42.00 18.50 138.141 162.867 193.851

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 10.43 6.23 0.45 0.03 17.14 134.329 165.790 183.512 26

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/D
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 641 - MELİSA SOLAK 12 / D 18 13 14.75 21 10 18.50 4 2 3.50 0 0 0.00 43.00 25.00 36.75 149.167 193.783 239.306
2 629 - DUYGU AŞIK 12 / D 14 13 10.75 9 15 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 28.00 16.00 137.333 169.100 185.312
3 147 - ASLI ÇATALBAŞ 12 / D 16 15 12.25 0 0 0.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 16.00 20.00 11.00 130.917 167.100 170.850
4 607 - GÖZDENUR ERDEM 12 / D 13 19 8.25 19 12 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 31.00 24.25 127.333 153.517 201.327
5 608 - TUĞÇENUR ÇAKIR 12 / D 17 18 12.50 8 12 5.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 25.00 33.00 16.75 129.750 167.183 185.191
6 534 - YU*ÜG KARAKUŞ 12 / D 8 12 5.00 2 5 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 11.00 17.00 6.75 125.000 139.300 138.459
7 528 - TA HA İNGENÇ 12 / D 10 11 7.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 10.00 13.00 6.75 117.167 138.217 139.717
8 614 - YAKUB ÖZ 12 / D 14 12 11.00 4 15 0.25 0 1 -0.25 1 3 0.25 19.00 31.00 11.25 129.074 161.817 163.294
9 662 - ALPA AN UYSAL 12 / D 3 8 1.00 7 6 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 14.00 6.50 110.667 114.083 131.250

10 521 - BERAT KAHYA 12 / D 12 11 9.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 13.00 11.75 121.000 148.800 156.141
11 599 - UĞUR AYDOĞAN 12 / D 17 20 12.00 11 22 5.50 0 12 -3.00 1 5 -0.25 29.00 59.00 14.25 125.231 161.167 186.939
12 616 - E A KELEŞ 12 / D 17 12 14.00 19 10 16.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 36.00 24.00 30.00 133.500 175.867 227.162
13 537 - MERVE NUR KOÇ 12 / D 18 12 15.00 18 12 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 24.00 30.00 132.333 177.117 222.018
14 627 - YAVUZ İNGENÇ 12 / D 14 17 9.75 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 19.00 13.25 116.000 146.267 156.539
15 522 - İREM TAVLI 12 / D 15 16 11.00 5 16 1.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 20.00 35.00 11.25 132.417 165.283 171.147
16 905 - SEMA İNCE 12 / D 13 10 10.50 15 8 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 18.00 23.50 132.000 163.550 202.338
17 659 - YUNUS EMRE KOLTUK 12 / D 9 7 7.25 6 7 4.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 15.00 15.00 11.25 138.917 161.700 175.746
18 637 - SEMANUR DELİ 12 / D 12 9 9.75 12 8 10.00 2 1 1.75 0 0 0.00 26.00 18.00 21.50 148.583 177.633 203.338
19 624 - ALP R HALİLOĞLU 12 / D 16 14 12.50 13 22 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 36.00 20.00 116.000 153.900 176.105
20 556 - BE TEMEL 12 / D 10 4 9.00 16 12 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 16.00 22.00 139.667 167.417 206.136
21 117 - EMRE DUMAN 12 / D 10 8 8.00 6 7 4.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 16.00 16.00 12.00 109.250 134.283 148.329

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 10.04 7.01 -0.06 0.00 16.99 128.634 158.909 180.316 21

ORTALAMALAR KATILIMLAR



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE

2019-2020 / PRF YAYINLARI / PARAF YAYINLARI TYT - AYT Deneme Sınavı - 3 (TG) / PARAF YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 (TG)18-12-2019
Sakarya - KARASU - Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi - 12/E
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum Şube
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 648 - RUH E AKTAŞ 12 / E 8 12 5.00 2 6 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 18.00 5.50 112.667 127.867 129.299
2 667 - 12 / E 5 8 3.00 8 9 5.75 1 0 1.00 0 0 0.00 14.00 17.00 9.75 135.000 143.933 158.509
3 657 - KE M ÇELİK 12 / E 14 8 12.00 13 6 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 14.00 23.50 132.000 168.300 202.497
4 678 - ÖZGE ERTÜRK 12 / E 15 5 13.75 9 9 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 14.00 20.50 143.667 185.883 207.164
5 704 - SANEM EKŞİ 12 / E 13 20 8.00 9 26 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 46.00 10.50 133.667 158.850 166.752
6 159 - ABDULKADİR AKARSU 12 / E 16 5 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 8 -2.00 16.00 13.00 12.75 114.286 164.583 164.583
7 663 - MELİS GÜN 12 / E 16 9 13.75 9 10 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 19.00 20.25 131.333 172.133 192.300
8 653 - BEAİRHAN AYGIN 12 / E 15 8 13.00 12 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 12.00 24.00 138.667 177.833 211.386
9 645 - ENES KELEŞ 12 / E 25 10 22.50 20 11 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 21.00 39.75 132.000 199.333 251.220

10 734 - TUBA DANACI 12 / E 16 11 13.25 15 9 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 20.00 26.00 131.333 170.317 209.112
11 664 - AYYÜC 12 / E 5 7 3.25 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 10.00 7.50 145.000 154.317 167.309
12 901 - SUA SARIAYDIN 12 / E 16 15 12.25 26 10 23.50 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 25.00 35.75 155.667 192.817 263.900
13 666 - NİZ KARAGÖL 12 / E 15 12 12.00 5 16 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 28.00 13.00 132.000 167.233 170.233
14 669 - 12 / E 9 14 5.50 12 6 10.50 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 20.00 16.00 120.667 138.133 169.618
15 687 - İLAYDA HAMARAT 12 / E 13 26 6.50 12 22 6.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 25.00 50.00 12.50 130.500 150.867 172.033
16 487 - TAYFUN TEZCAN 12 / E 13 12 10.00 13 5 11.75 0 2 -0.50 2 0 2.00 28.00 19.00 23.25 121.881 147.017 184.933
17 647 - İREMNUR ÜNAL 12 / E 9 12 6.00 8 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 19.00 12.25 132.000 150.083 169.659
18 675 - MAİDE TOPÇU 12 / E 15 15 11.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 16.00 15.00 124.000 157.917 170.417
19 706 - HİLAL KISA 12 / E 15 24 9.00 16 13 12.75 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 37.00 21.75 132.000 160.283 198.586
20 676 - PINAR GENÇ 12 / E 12 4 11.00 11 4 10.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 23.00 9.00 20.75 129.231 163.800 194.595
21 985 - HAMZA BEKİR 12 / E 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 3.00 5.25 135.000 150.750 150.750
22 650 - H UZUN 12 / E 18 9 15.75 11 9 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 130.333 178.067 203.771
23 986 - BUSENUR ŞENOL 12 / E 14 8 12.00 12 11 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 19.00 21.25 132.000 168.233 197.339

Genel 5.92 2.52 6.03 5.77 20.24 188.875 189.285 178.857 35560
İl 6.66 3.11 4.60 4.74 19.10 182.726 188.414 184.095 2319

İlçe 9.29 5.23 1.00 0.92 16.43 144.549 169.815 182.719 184
Kurum 9.58 6.42 0.18 0.19 16.38 133.691 162.061 181.078 127
Şube 10.38 7.95 0.00 -0.01 18.32 131.517 162.980 187.216 23

ORTALAMALAR KATILIMLAR


